licita2 @tangara.swv.br
—“

De:

Enviado em:
Para:

Cc:

Assunto:
Anexos:

Prioridade:

Boa tarde!

Segue em anexo soli

Sidnei <geomapa@geomapa.com.br>

terca-feira, 11 de abril de 2023 16:22
licita2@tangara.sc.gov.br

engenharia@tangara.sc.gov.br

Esclarecimentos Edital de Tomada de Precos n° 001/2023
OFICIO ESCLARECIMENTOS EDITAL.pdf

Alta

Litacdo de esclarecimentos sobre o Edital de Tomada de Precos n2001/2023

Obs.: Favor confirmdr o recebimento.

Atenciosamente,

46EOMAPA ENGENHARIA LTDA

ng Sidnei Bosse
473521 8457




GEOMAPA

Solugdes em Engenharia

Rio do Sul (SC), 11 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA
A/C COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TANGARA - SC

Referentd:

Objeto:

PEDIDO DE ESCRECIMENTOS
TOMADA DE PREGO n2 001/2023

Contratacdo de empresa especializada para prestagao de servigos técnicos de
engenharia e arquitetura para elaboragdo de projetos, estudos e demais docu-
mentos técnicos complementares de Loteamento Industrial no Municipio de
Tangard - SC com drea de 241.398,97m?, incluindo levantamento planialtimétri-
co georreferenciado, estudos geotécnicos, ambientais e de trafego, projeto do
parcelamento de solo do loteamento contemplando todos os documentos téc-
nicos necessdrios, projeto geométrico, projeto de terraplanagem, projeto de
pavimentagdo asfaltica, projeto de sinalizacdo vidria, projeto de rede de drena-
gem pluvial, projeto de rede de dgua potivel e do reservatério de agua, inclu-
sive sua estrutura, projeto de sistema de tratamento de efluentes, projeto de
rede elétrica e de iluminagdo publica, projeto urbanistico com passeios publi-
cos acessiveis, projeto de arborizagdo e de drea verde, projetos complementa-
res, elaboragdo de teste de percolagdo e determinagdo do nivel do lengol frea-
tico, sondagem SPT para dimensionamento da estrutura do reservatorio, ela-
boragdo de todos os estudos ambientais necessarios para licenciamento ambi-
ental para obtengdo de LAP, LAl e LAO, bem como elaboragdo de orgamento e
cronograma para execu¢ao do loteamento.

O projeto do loteamento devera possuir aproximadamente 52 lotes.

Prezados Senhores,

Vimos através do presente solicitar esclarecimentos quanto ao item 12/12.1 do edital

acima refgrenciado e as estabelecidas no item 7 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

(TERMO DE REFERENCIA), se dara em duas etapas, sendo elas:

12 gtapa: 50% do valor do contrato apés a entrega da Licenga Ambiental de Implantacdo

juntamentge com os projetos geométrico, de pavimentagdo e pluvial;

22 ptapa: 50% do valor do contrato apds a entrega da Licenca Ambiental de Operacdo,

juntamentg com a aprovagdo dos projetos nos 6rg3os competentes.

Avenida Bar&o do Rio Branco, 99 — Budag— CEP 89.165-472 — Rio do Sul - SC
Fone: (47) - 3521-8457 ~ e-mail: geomapa@geomapa.com.br



GEOMAPA

Solugdes em Engenharia

a)

b)

Cansiderando que:

A licenga ambiental de operago (LAO) é a tltima fase do processo de licenciamento,
a qual é concedida apds a empresa/empreendedora demonstrar que ja estd apta a
operagdo sob todas as premissas estabelecidas pela legislagdo brasileira nos niveis
federal, estadual e municipal.

A etapa da LAO ocorre quando o empreendimento estiver concluido e com as medi-
das de controle ambiental estabelecidas nas condicionantes das licengas anteriores

verificadas.

Questiona-se:

a)

c)

A empresa vencedora do certame licitatério terd que aguardar a implantacdo do
empreendimento para o recebimento do saldo remanescente (50%), uma vez que o
processo de execucdo é de responsabilidade do municipio e poderd levar algum
tempo ou mesmo podera ndo ser executado, pois depende de processo licitatdrio
para aquisicdo de material e/ou de empresa executora, bem como das condigdes
climaticas?

O item 9 do edital define o prazo de 120 dias para execug¢do do contrato e no item 8,
exige uma caugdo de 2,50%, sendo assim, sem uma data certa para a liberagdo au-
mentaria substancialmente os custos da Contratada.

A 12 etapa: 50%, ndo seria na fase da Licenga Ambiental Previa — LAP e a 22 etapa:

50%, na fase da Licenga Ambiental de Instalagdo — LAI?

Diante do acima exposto, aguardamos os esclarecimentos.

Atenciosamente,

GABRIELA Gromecr skommscn
BOSSE:04364730971

SKOW. ASCH DN: c=8R, 0=ICP-Brasi, ou=Secretaria

da Receita Federal do Brasil - RFB,

BOSSE:0436473 cawssiomisr, "
0u=PRESENCIAL, cn=GABRIELA
0971 Dodos 250411 161746 0300

GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
CNPJ N2: 03.339.646/0001-96
Eng.2 Civil Gabriela Skowasch Bosse
Sdcia Proprietaria
CPF n2 043.647.309-71
RG n2 6.230.843 — SSP/SC

Avenida Bardo do Rio Branco, 09 — Budag~ CEP 89.165-472 ~ Rio do Sul - SC
Fone: (47) ~ 3521-8457 ~ e-mail: geomapa@geomapa.com.br




licita2 @tangara.sc .gov.br

De:

Enviado em:
Para:
Assunto:

Ivan Pelentir Dissegna <engenharia@tangara.sc.gov.br>
segunda-feira, 17 de abril de 2023 13:50
licita2@tangara.sc.gov.br

RES: Esclarecimentos Edital de Tomada de Precos n® 001/2023

Bom dia, Diante da soligcitacdo e apds anélise seré feito a retificagcdo do item do edital para:

O pagamentp serd efetuado até 30 (trinta) dias apds cada entrega de projeto, estudo
ou servigo técnico desenvolvido, apds cumprir todos os quesitos especificados, inclusive aprovacdo nos

orgdos competentey
certificada pelo 6rg3
O pagament

e aceite da contratante, mediante apresentag3o de Nota Fiscal devidamente
0 competente.

pelos servigos prestados serd efetuado mediante apresentacao de medicdo do fiscal

da obra da Prefeiturg Municipal de Tangard, desde que atendidas todas as demais condi¢Bes estabelecidas
no Edital ou no instqumento Contratual.

Para liberagdio dos pagamentos, o contratado dever apresentar: Nota fiscal e entrega da
documentacdo refeflente aos projetos elaborados

Att,

lvan

De: licita2@tangara.sc.gov.br <licita2@tangara.sc.gov.br>

Enviada em: terca-feira

11 de abril de 2023 17:00

Para: engenharia@tangara.sc.gov.br; engenharia3@tangara.sc.gov.br
Assunto: ENC: Esclarecimentos Edital de Tomada de Precos n2 001/2023

Prioridade: Alta

De: Sidnei <geomapa@geomapa.com.br>

Enviada em: terca-feira
Para: licita2@tangara.s

11 de abril de 2023 16:22
.Lov.br

Cc: engenharia@tangarh.sc.gov.br

Assunto: Esclarecimentgs Edital de Tomada de Pregos n? 001/2023

Prioridade: Alta

Boa tarde!

Segue em anexo solicitagdo de esclarecimentos sobre o Edital de Tomada de Pregos n2 001/2023

Obs.: Favor confirmar

. Atenciosamente,

Eng. Sidnei Bosse
47 3521 8457

o recebimento.

GEOMAPA ENGENHARIA LTDA




